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Punyanuch Chuasai

From: Bandid Phrukkumwong

Sent: 4 พฤศจกิายน 2567 9:01

To: Punyanuch Chuasai

Cc: Benjamat Kongmuenwai; Niran Phunklang; Carpark SBK

Subject: RE: ขออนุมตัยิกเลกิคา่ปรบัจยย.หมายเลข FR2400473

Okครบั 

บณัฑิต 

 

From: Punyanuch Chuasai  

Sent: Friday, November 1, 2024 3:12 PM 

To: Bandid Phrukkumwong <bandid.p@seaconbangkae.com> 

Cc: Benjamat Kongmuenwai <benjamat.k@seaconbangkae.com>; Niran Phunklang <niran.p@seaconbangkae.com>; 

Carpark SBK <carparksbk@SEACONSQUARE.COM> 

Subject: FW: ขออนุมตัยิกเลิกค่าปรับจยย.หมายเลข FR2400473 

 

เรียนคุณบณัฑิตค่ะ 

ขออนุมติัยกเลิกรายการปรับ FR2400473 จาํนวนเงิน %&& บาท 

และให้ทางการเงินดาํเนินการคืนเงินให้กบัลูกคา้ต่อไปค่ะ 

 

From: Carpark SBK <carparksbk@SEACONSQUARE.COM>  

Sent: 1 พฤศจิกายน 2567 14:03 

To: Niran Phunklang <niran.p@seaconbangkae.com> 

Cc: Punyanuch Chuasai <punyanuch.c@seaconbangkae.com> 

Subject: ขออนุมตัยิกเลิกค่าปรับจยย.หมายเลข FR2400473 

 

เรียน   ผูบ้งัคบับญัชา 

 

          เนื�องจากวนัที� �� ตลุาคม  !"#$ ไดป้รบัลกูคา้ทาํบตัรจอดรถสญูหาย เป็นจาํนวนเงิน !�� บาท (ชาํระเงินโอน) 

หมายเลขปรบั FR2400473 และ ลกูคา้ไดพ้บบตัร และไดน้าํมาคืนในวนัที� 5 พฤศจกิายน !"#$ ไดท้าํการตรวจสอบแลว้ ขอ้มลูตรงกบับตัรที�

สญูหาย 

          จงึขออนมุตัิคืนเงิน จาํนวน !�� บาท ใหก้บั น.ส.กีรติกา  แจม่ฟ้า  เบอรโ์ทร �="-"##5="!? ลกูคา้ที�นาํบตัรมาคืน 

หมายเลขบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์  5794021588  ชื!อ น.ส.กีรติกา  แจ่มฟ้า   
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จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

Khomkhai sornsang 

Traffic Command Center   

Telephone : 02-454-7777 Ext. 125,126 
Email. Carparksbk88@gmail.com 

 
 

 


